
Déblocage des fonds comité photo.

Francis Joyal <joyal922@gmail.com>
Lun 2022-02-07 13:34

À :  agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>

Bonjour j’aimerai apporter un point à la t.c du 16 février 2022. 
 Nous avons communiquer avec la cohorte H20 pour débloquer les fonds geler pour eux. 

Merci . 

Francis joyal 

---------- Forwarded message ---------
From: Geneviève Auger-Simard <genevieve-as@hotmail.com>
Date: Mon, Feb 7, 2022 at 12:34 PM
Subject: Financement photo
To: joyal922@gmail.com <joyal922@gmail.com>

Bonjour,

Je m'appelle Geneviève Auger-Simard. Je suis la personne en charge du financement de la cohorte
de photo de 2017-2020. 

J'écris ce courriel pour confirmer que nous acceptons de laisser les fonds amassés à la prochaine
cohorte de photo qui voudra exposer.

Bonne journée

Geneviève Auger-Simard

Télécharger Outlook pour Android


